CAMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
Estado de S3o Paulo

RESOLUCAO N°, 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.
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2 LAL*IAB:&%. DE VEREADORES DE PIRACICABA
Estado de S3o Paulo

/ RESOLUCAO N°. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017,
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CAMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
- ESTADO DE SAO PAULO -

Piracicaba, 19 de marco de 2020,

ANEXO I - RELATORIO ESPECIFICO DE AUTURIIACEH DE VIAGEM
Setor de Transpories

DEPARTAMENTO: TV Legislativa

- CIDADE: Campinas

= LOCAL: Av. Almeida Garret, 150 - Parque Taguaral, Campinas - 8P,

- DATA DA VIAGEM: 2503/2018

- HORARIO DE SAIDA 10:00 E HORARIO PREVISTO DE CHEGADA 13:00

- ATIVIDADE(S) A SER (EM) REALIZADA(S): Buscar equipamento Newiek
Tricaster 455 na empresa ZEUS BROADCAST Assisténcia Téenica Autorizada,

localizada em Campinas, que estava em manutengio.

- OQCUPANTE DO VEICULO: Conferido Dia

Nome: Emerson Pigosso i Flrags 1o .

Feulpe Same/

Sator de Manutencdn / Trenspontes
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Fémanda Micossi

De: Fernanda Micossi <fernanda@camarapiracicabasp.gov.br>
Enviado em: guinta-feira, 19 de margo de 2023 13:50

Para: 'Fiscal Zeus'; "Danile Fuzeto'; 'Kayo Castan’

Ce: 'Emerson Pigosso'; ‘felipe. marchiori@camarapiracicabasp.gov.br
Assunto: RES: 0.5 1152 _Aprovacdo  tricaster 455

Boa tarde, Geane

Conseguimos carro para ir buscar o nosso Tricaster na prdxima quarta-feira, dia 25 de margo, no periodo da manhd.
0 Emerson & guem ira busca-lo.

huito chrigada

Fernanda

TV Legislativa de Piracicaba

(19] 3403-7070 f 3403-7000

De: Fiscal Feus [mailto:-fiscal@zeusbroadeast com. br)

Enwviada em: terca-feira, 17 de margo de 2020 11:37

Para: Fernanda Micossi; Danilo Fuzeto; Kayo Castan

Ce: 'Emerson Pigosso'; fellpe.marchiori@camaraplracicaba.sp.gov.br
Assunto: Re: 0.5 1152 Aprovaddo tricaster 455

Bom dia,
Kavo, PSC,

Faluramento somente apos o teste do equipamento.
Faturamento dentro do prazo de 15 dias Deposito

An

Cieane Sanches

De: Fernanda Micossi <fernanda@camarapiracicaba sp.gov.br
Erwiado: terca-feira, 17 de margo de 2020 11:12:17

Para: Danilo Fuzeto; Fiscal Zeus

Cc: 'Emerson Pigosso'; felipe.marchion@camarapiracicaba spgov, b
Assunto: RES: 0.5 1152 Aprovacdo tricaster 455

Prezada Geane
Biom dia

Conforme conversa que tivemos agora a pouco, e segundo informagbes que obtive com nosso Setor Financeiro,
venho informar que a Camara de Vereadores ira fazer o pagamento mediante apresentacdo de Nota Fiscal, a vista e
dentro do prazo de 15 dias, aproximadamente, bastando para isso a autorizacdo de nossos técnicos indicando que @
equipamenta estd em condigBes de funcionamento.

Estamos agendando veiculo oficial para poder retirar o equipamento com vocés, bem comao a Nota Fiscal

Tio logo tenhamaos data definida, retomao contato para informa-la.

Muita chrigada

Fernanda

IV Chmara de Piracicaba

(19) 3403-7070 / 3403-7000




De: Emerson Pigosso [mailto:pigossof@camarapirac sp.pov.br]
Enviada em: terca-feira, 17 de margo de 2020 09:29

Para: Felipe Marchiori; Fernanda Micossi da Cruz Silva

Assunto: 0.5 1152 Aprovagdo tricaster 455

Emerson Pigosso
Reporter Cinematografico
TV Camara de Piracicaba

19-88792-9025
16-3403-7000

"Viiva HOJE para gque AMANHA nao se arrependa de ONTEM"

De: "Fiscal Zeus" <fiscal@zeusbroadcast.com. br>

Para: pigossof@camarapiracicaba. sp.gov br
Ce: "Danilo Fuzeto" <danilo@zeushroadcast.com.br>

Enviadas: Terga-feira, 17 de margo de 2020 9:29:43
Assunto: Re: 0.5 1152 _Aprovacio
Bom dia,

Emerson, tudo bem?

Anexo a ordem de servico que foi aprovada.
Precisamos saber se podemaos faturar em 2x no baoleto?

** Tera algum tipo de pedido de compra ? **

Ainda em tempo informo que o equipamento esta disponivel para retirada.
Mo aguardo do mais breve retorno.

Att.

Geane Sanches

De: Fiscal Zeus
Enviado: guarta-feira, 4 de margo de 2020 14:15:06

Para: pigosso@camarapiracicaba.sp.gov.br

Ce: Danilo Fuzeto

Assunto: 0.5 1152 Aprovagdo

Eoa Tarde,

Conforme solicitade segue via email a crdem de servigo para aprovagio.

For gentileza devolver a mesma assinada.

Att




